Ruben Bravo Zamorano

De: Ruben Bravo Zamorano [rbravo@corporacionggv.cl}
Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2014 15:24
Para: 'ventas@dentalanatolia.cl'; 'info@baradent.cl’; ‘patriciabucher@buhoschile.cl’; 'Info';

'contacto@ddmchile.com’; 'mrobles@dental-laval.cl’; 'pmartinez@mdent.cl’;
'comercialtriana@tie.cl’; 'ventas@inmed-medical.com’; *ktorrealba@expressdent.cl’,
'contacto@tecnoimportdental.cl'; 'mariela.gonzalez@cygnus.cl’,
'malejandracastillor@gmail.com’; 'infomaver@labmaver.com'; 'sjimenez@mayordent.cl

CcC: ‘adquisicionessalud@corporacionggv.cl’; 'Eduardo Rojas’
Asunto:” Solicitud de Cotizacién Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontoldgico Familiar
Datos adjuntos: Solicitud de Cotizacién Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontologico Familiar.xlsx

Estimados Proveedores:

Junto con saludarles solicito a ustedes por favor cotizar los insumos sefialados en archivo adjunto, favor dudas al
respecto favor enviar al correo adguisicionessalud@corporacionggv.cl , se solicita enviar las cotizaciones a mas tardar el
Viernes 23 de Mayo del presenta afio hasta las 12:00 PM.

Atento a sus dudas, se despide:

RUBEN BRAVO ZAMORANO,
Coordinador Depto. de Salud
Corporacion Municipal G.G. Videla

COREORACION MUNICIPAL a-mail: rbravo@eorporacienggv.cl
Galwie! Gonzdter Videla fono: 56 51 844177

La Serena wiw.corporacionlaserana.cl
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Andrea Taquiaé A'Ifaro

De: Eduardo Rojas [eduardorojasp@gmail.com)

Enviado el: miércoles, 04 de junio de 2014 12:25

Para: Andrea Taquias Alfaro

CC: Rubén Bravo

Asunto: Fwd: RV: Soliciiud OCMayo 2014 - Convenic Qdontoldgico Familiar
Datos adjuntos: CM GABRIEL GONZALEZ VIDELA 22-05-2014.xis

Estimada Andrea, junto con saludarte, solicito favor de dar curso a Orden de Conipra para Pastas, sedas
dentales y colutorios segiin se indica en cotizaciones de de empresa ClanDent. Hay deuda pendiente con ellos,
si es posible averiguar estado de pago con ellos, De antemano gracias.

Saludos atentos.

---------- Mensaje reenviado ----------

De: Ruben Bravo Zamorano <tbravo{@corporacionggv.cl>

Fecha: lunes, 2 de junio de 2014

Asunto: RV: Solicitud de Cotizacién Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontol6gico Familiar
Para: Eduardo Rojas <eduardorojasp@gmail.com>

Cc: Andrea Taquias Alfaro <ataquias@corporacionggv.cl>

Reenvio informacion

Saludos

Andrea Taquias

De: Ruben Brave Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggy.cl]

Enviado el: jueves, 22 de mayo de 2014 11:38

Para: 'Eduardo Rojas'

CC: 'adquisicionessalud@corporacionggv.cl’

Asunto: RV: Solicitud de Cotizacion Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontoldgico Familiar

Reenvio cotizacion de Clan Dent con para Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontolégico Familiar
(ADULTO), esto para tu revision y analisis,

Atte.

Rubén Bravo Z.



De: Info Clan Dent [mailto:info@clandent.cl]

Enviado el: jueves, 22 de mayo de 2014 11:29

Para: 'Ruben Bravo Zamorano'

Asunto: RE: Solicitud de Cotizacion Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontolégico Familiar

Estimado:

De acuerdo a lo solicitado, en adjunto envio Cotizacién correspondiente.

Atentos a su respuesta, le saluda cordialmente,

PABLO ALVARADO C.

CLAN DENT Ltda.

/mpa

De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggy.cl]

Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2014 15:24

Para: ventas@dentalanatolia.cl; info@baradent.cl; patriclabucher@buhoschile.cl; ‘Info'; contacto@ddmchile.com;
mrobles@dental-laval.cl; pmartinez@mdent.cl; comercialtriana@tie.cl; ventas@inmed-medical.com;
ktorrealba@expressdent.cl; contacto@tecnoimportdental.cl; mariela.gonzalez@cygnus.cl; malejandracastillor@gmail.com;
infomaver@labmaver.com; sjimenez@mavordent.cl

CC: adquisicionessalud@corporacionggyv.cl; 'Eduardo Rojas'

Asunto: Solicitud de Cotizacién Insumos Dentales Mayo 2014 - Convenio Odontoldgico Familiar

Estimados Proveedores:

Junto con saludarles solicito a ustedes por favor cotizar los insumos sefialados en archivo adjunto, favor dudas
al respecto favor enviar al correo adquisicionessalud@corporacionggv.cl , se solicita enviar las cotizaciones a
mas tardar el Viernes 23 de Mayo del presenta afio hasta las 12:00 PM.
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Atento a sus dudas, se despide:

. RUBEN BRAVO ZAMORANO.
Coordinador Deplo. de Salud
Corporacion Municipat G.6. Videla

CORPOR;\CEON MUNICIPAL | =-mail: tbravo@icorporacionggy.cl
Gabrivl Ganeddes Videls fono: 68 6% 644177

La Serena www. corporacionfaserena.cl

Informacion de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacién de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

hitp://www.eset.com

Informacion de ESET Smart Security, versién de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http:/f www.eset.com

Dz, Eduardo Rojas Pérez
Coordinador Dental Comunal
La Serena,
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S uU Mo s DENTALES

Rut: 77.371.920-9

Sauta Monica 2349 - Santiago
Fotto Mesa Central: (02) 26719562
E-Mail: info@clandent.cl

SANTIAGO, mayo 22 de 2014

Seflores

C.M. GABRIEL GONZALEZ VIDELA
Ati. Rubén Brava Zamorano
Coordinador Depto. de Salud
PRESENTE

Tenemos el agrado de presentarle nuestra Cotizacién por lo siguiente:

INSUMOS DENTALES MAYO 2014
CANT. PRODUCTOS NETO C/IV.A, TOT. C/I.V.A.
1000 |Pasta Dental Adulio Pomo 108.8, 1450 ppm COLGATE v $ 445 | $ 530 | $ 530,000
600  |Seda Dental C/Cera x 50 Mts. COLGATE - $ 1092 | $ 1,300 | $ 780.000
500  |Clorhexidina al 0,12% Frasco 500 cc. ORALGENE $ 3151 | $ 3750 | $ 1.876.000
300 |Colutorio Fluoruro de Sodio 0,06% Frasco 250 cc. CARISTOP | $ 2227 | $ 2650 | $ 795.000
TOTAL $ 3.980.000

condiclones de Pago a Convenir
Duraclén de la Presente 20 Dias
Se Cotiza Sélo Preductos en Stock
Envio Inmediato

Sin otro particular le saluda Atte.,

CLAN DENT Lida.




Sefiores

BUHOS

EQUIPAMIENTO
Y PRODUCTOS
DENTALES

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
LA SERENA
At.! Sr: Ruben Bravo

e-mail: rbravo@corporacionagyv.cl

De nuestra consideracién:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

VTA19467
Santiago, 20 Mayo 2014

PRECIO
ITEM DESCRIPCION MARCA UNITARIO
01 | PASTA DENTAL ADULTO MAXIMA PROTECCION {1.450 PPM FLUOR)} 108 GRS, COLGATE 5500
02 | SEDA DENTAL ADULTO 25 MTS. COLGATE $1.370
03 | PERIOGARD 250 ML {CLORHEXIDINA 0.12%) COLGATE $1.810
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Estos Valores NO Incluye el 19% IVA
Precios Vdalidos por 15 Dias

Pago 30 dias

Despacho Minimo 0/C $150.000.-
Entrega 72 Horas habiles

Sin otro particular y en espera de su respuesta, soluda atentomente a Usted.

Patricia Bucher
Gerente de Ventas



PHARMA INVESTI

RUT: 94.544.000-7

Sefiores

SANTIAGO, 22 de Mayo de 2014

CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
At.: Sr. Rubén Bravo Zamorano
Presente

De nuestra consideracion: Nos es grato cotizar a usted, Los siguientes productos

PRESENTACION

PRINCIPIO ACTIVO

VALOR NETO

CARIAX COLUTORIQO 250ml| Clorhexidin + Fluor

$ 3.050.-
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Condiciones Comerciales:

En pesos, unitaries y no Incluyen 1. V. A,

Precios MONTO MINIMO FACTURACION $100.000 + IVA
Incluye despacho
Entrega 48 HORAS UNA VEZ ACEPTADA O/C

Validez de la Cotizaclén

30 dias

Agradeciendo desde ya su preferencia por los productos PHARMA INVESTI, le saluda atentamente,

Gabriela Osorio Tapia
Depto. De Ventas
PHARMA INVESTI DE CHILE 5.A.

Av. Andrés Bello #1495 — PROVIDENCIA FONO/FAX : {02) 340 58 00 - SANTIGO — CHILE




